Gabriela - Licitacao

De: Gabriela - Licitacdo <licitacao@agronomica.sc.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 19 de julho de 2023 11:54

Para: ‘Matheus Silvano Anselmo'

Assunto: RES: QUESTIONAMENTOS - PREGAO PRESENCIAL 25/2023 - SERVICOS DE
LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM

Anexos: image001.png

Prezados,

1) Sim, podera haver mais de uma empresa ganhadora da licitacdo;

2) Sim, a empresa podera realizar o pedido de reequilibrio;

3) Sera pelo INPC;

4) Atualmente temos 3 empresas que prestam o servico, sendo elas, CELETA - SOLUCOES EM SEGURANCA
LTDA — ME, ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA E VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA;

5) Deve ser pago conforme Convencdo Coletiva da categoria.

Atenciosamente,

Gabriela Carolina da Silva

Departamento de Administra¢éo e Finangas

Prefeitura Municipal de Agronémica

Fone: (47) 3542-0166

Hordrio de expediente: Sequnda a quinta-feira: 08h00min as 12h00min e das 13h30min as 17h00.
Sexta-feira: 08h00min as 12h00min

licitacao@agronomica.sc.qgov.br

De: Matheus Silvano Anselmo [mailto:matheus.anselmo@orcali.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 19 de julho de 2023 11:07

Para: licitacao@agronomica.sc.gov.br

Assunto: QUESTIONAMENTOS - PREGAO PRESENCIAL 25/2023 - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAGAO E
JARDINAGEM

Prezados, bom dia.
Referente ao processo licitatério mencionado, gostariamos de realizar alguns esclarecimentos:

1) Podera haver 3 empresas vencedoras, correto?

2) Quando a Convencao coletiva for atualizada e homologada, a empresa contratada vai poder
repactuar o contrato visando o reequilibrio financeiro?

3) Em caso de prorrogacao do contrato, por qual indice 0 mesmo seréa reajustado?

4) Atualmente, os servicos sao realizados por qual empresa?

5) Para o item 2, é previsto pagamento de insalubridade em grau maximo?



Grato e ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Matheus Silvano Anselmo
GCO - Assistente Administrativo
Tel. 0800 242 8888 Ramal 1253
matheus.anselmo@orcali.com.br
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"Esta mensagem ¢é confidencial e pode estar protegida por sigilo profissional.
Se vocé a recebeu de forma equivocada, por favor, responda imediatamente informando o erro e apague-a de seu sistema."



